
Secao de Administracao <sad.go@prf.gov.br>

FW: Autorização de Adesão
1 mensagem

Lucas Morgado (MKU) <lucas.morgado@mku.com> 19 de outubro de 2021 14:14
Para: Secao de Administracao <sad.go@prf.gov.br>
Cc: "franco@giaffone.com.br" <franco@giaffone.com.br>

Prezado PRF Sr. TIAGO DE ALMEIDA QUEIROZ, boa tarde.

Recebemos a solicitação abaixo com vosso pedido de Adesão à Ata de Registro de Preços.

Para que possamos autorizar efetivamente vossa solicitação, pedimos a gentileza que formalize a presente
solicitação, via ofício, tal qual realizado pelas demais unidades desta douta PRF para as placas balísticas. Anexo
lhes deixo um modelo utilizado pela PRF-DF, neste mesmo sentido.

Caso tenha qualquer dúvida, estamos à disposição.

Agradecemos pela atenção dispensada e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Thanks & Regards,
Lucas Mello Ayres Morgado
Sales Manager
Mb. +55(11)99601-5424

Av. Cidade Jardim, 400 - Conj.51 - 5o Andar, Jardim Paulistano - São Paulo/SP - 01454-000 T : (+55) 11
3035-3839 | | W : www.mku.com

This email message is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged
information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended
recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.

-----Mensagem original-----
De: PRF/SAD-GO <sad.go@prf.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 16:48
Para: franco@giaffone.com.br
Assunto: Autorização de Adesão

Aos representantes da  MKU LIMITED,

Boa tarde!

Solicitamos autorização formal da empresa  MKU LIMITED. CIN:
U19202UP2001PLC026027, para fazermos a adesão ao item 1 da Ata de Registro de Preços nº 12/2021, oriunda
do Pregão Eletrônico SRP 09/2021, realizado pela SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
NO RIO DE JANEIRO, na quantidade e nas especificações descritas abaixo:

ITEM: 1

DESCRIÇÃO: Capacete balístico policial para o efetivo ordinário. Nível IIIA.
Proteção adicional contra 9 mm FMJ RN 124gr e .44 Magnum SWC GC 240gr.
Modelo SUPER HIGH CUT ou HIGH CUT. Peso máximo entre 1450 e 1500 gramas com 3% de tolerância.

QUANTIDADE: 225

VALOR UNITÁRIO: US$ 235,77 (VALOR UNITÁRIO: R$ 1.303,06)

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 293.188,50

E-mail de PRF - Policia Rodoviaria Federal - FW: Autorização de Adesão https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b8b74dd53e&view=pt&search=...

1 of 2 19/10/2021 18:00



Atenciosamente.

TIAGO DE ALMEIDA QUEIROZ       
Chefe da Seção de Administração
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM GOIÁS

--
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus
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